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§ 156 Dnr 42564  

Informationsärenden 

Samhällsnämnden har fått föredragningar i följande ärenden:  

Planbesked för Nickebostrand, etapp 2 – Hanna Krämmer  

Nytt planbesked, Edmolift – Linda Johansson, Malin Sjöstrand  

Trafikförsörjningsprogram – Ulf Andersson, Ulf Rehnberg  

Översyn av landsbygdstrafiken – Ulf Andersson, Ulf Rehnberg 

E-förslag – Dirigera om busslinje 501 – Ulf Rehnberg 

Torsboda – Thomas Jenssen, Uno Jonsson 

Förhandsbesked – Förskola, Orren 12 – Sara Sjöberg 

Taxa 2023, serverings- och tobakstillstånd – Helene Lager  

Tillsynsärende, tobak – Helene Lager 

Tillsynsärende, tobak – Helene Lager  

Verksamhetsplanering 2023 – Thomas Jenssen 

Nybron – Utformnings- och kostnadsplanering – Niclas Hälldahl 

Ekonomisk månadsuppföljning – Mattias Eknemar 

Strandskyddsdispens för parkering, Västanå 3:4 – Fredrik Zetterberg 

Utsläppsmätningar till luft – Dan Tjell 

      

______  
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§ 157 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att välja Charlotte Bystedt (SD) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker fredag den 14 oktober kl 14.30 i samhällsförvaltningens lokaler.      

 
______  
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§ 158 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att ärende nr. 4 utgår från dagordningen samt  

att därefter fastställa dagordningen för dagens sammanträde      

 
______  
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§ 159 Dnr 2022-000160 1.1.3.1 

Förhandsbesked - förskola, fastighet Orren 12. SAM 
2022-2331 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap 17§, 30§, och 31c§ plan- och bygglagen (SF2010:900) 
avslå ansökan om förhandsbesked samt 

att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa fastställa avgiften till 17 213 
kr.      

Protokollsanteckning 

Lillemor Andersson (C) och Per-Eric Norberg (C) lämnar på ordförandes 
godkännande följande protokollsanteckning: 
 
Centerpartiet anser att ansökan behöver prövas vidare och att sökande och 
hemkommunen i samförstånd påbörjar ett detaljplanearbete för att undersöka 
möjligheterna till förskoleverksamhet på den aktuella fastigheten.      

Bakgrund 

Ansökan gäller förhandsbesked för att bedriva förskola i befintlig byggnad 
på fastighet Orren 12. Fastigheten och byggnaden ligger inom detaljplanelagt 
område, detaljplan nr 296 som vann laga kraft 1978-11-03. I detaljplanen har 
byggnadskvarter beteckningen BF- bostäder. Enligt gällande detaljplan är 
fastigheten avsedd för bostäder som ska uppföras fristående. Största 
byggnadsarea är 180m2 och byggnad får uppföras i två våningar med en 
byggnadshöjd på 6m. 

Fastigheten ligger på Institutsgatan som är en mindre villagata och 
återvändsgränd. Fastighetens areal är 1083m2 och enligt ansökan har 
byggnaden en area på 368m2. 

Tillsammans med ansökan uppger sökande att 45 barn platser planeras på 
förskolan samt att det tidigare bedrivits förskola i lokalen. Idag bedrivs ingen 
verksamhet i lokalen.  

Handläggning 

Ett bygglov finns sedan 1979-09-20 för elevhem. 

Under handläggning har det kommit till kännedom att det efter elevhem 
bedrivits ”eftis” och förskola i lokalen, men något bygglov för ändrad 
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användning finns inte och har inte sökts. Idag bedrivs ingen verksamhet eller 
boende på fastigheten. 

 I handläggningen av ärendet har en bedömning gjorts om  

-planenligt utgångsläge  

-om användningen förskola är förenlig med detaljplanens syfte samt  

-om åtgärden kan bedömas som liten avvikelse enligt 9 kap Plan och 
bygglagen. 

Bedömning och motivering 

Fastighetens utgångsläge bedöms som planenligt enligt 9kap 30§ PBL. 
Däremot bedöms byggnadsverkets utgångsläge inte som planenligt enligt 
9kap 30§ PBL – avvikelsen har godtagits i ett bygglovsbeslut enligt 
lagstiftning före ÄPBL men avvikelsen bedöms inte som liten.  

Sökt åtgärd är inte planenlig och åtgärden är inte förenlig med detaljplanens 
syfte, detaljplanebestämmelsen B bostäder, samt att användningen inte 
bedöms som en liten avvikelse.  

Detaljplanens genomförandetid har gått ut men åtgärden innebär inte en 
sådan användning som utgör ett lämpligt komplement till användningen B 
bostäder enligt 9kap 31c§ PBL. 

Sammanfattningsvis bedöms sökt förhandsbesked inte kunna tillåtas på 
föreslagen plats.  

Socialt perspektiv 

Samhällsförvaltningen bedömer att det sociala perspektivet har hanterats i 
detaljplanearbetet. I handläggningen har barnets bästa beaktats men det finns 
idag inga barn som går på förskolan och inga kända barn berörs, därav har 
inte någon dialog förts.   

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser, varken för kommunen 
eller kommunens invånare samt inte strider mot några av kommunens 
styrdokument. Föreslaget beslut har stöd i Plan och bygglagen.      
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31 
Ansökan om förhandsbesked SAM 2022-2331:4 
Situationsplan SAM 2022-2331:2 
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag SAM 2022-2331:3 
Planbeskrivning, planbestämmelse och detaljplan SAM 2022-2331:5  

Beslut som fattas kan överklagas  
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. Skrivelsen med ditt överklagande ska 
skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 
80 HÄRNÖSAND. 

Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen. Skrivelsen med ditt 
överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen inom tre 
veckor från den dag ni fick del av beslutet.  

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 
ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 
stödjer din åsikt.      

 
______  
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§ 160 Dnr 2022-000162 1.1.3.1 

Förhandsbesked - Nordanö 3:1. SAM2022-2084 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (SFS2010:900) bevilja 
positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på del av fastighet 
Nordanö 3:1 samt 

att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa och efter reducerad avgift 
fastställa avgiften för förhandsbeskedet till 23 588 kr.      

Bakgrund 

Ärendet gäller förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på del av 
fastigheten Nordanö 3:1. Ansökan har inkommit från Olle Bylund. Tänkt 
byggnadsarea för fritidshuset är 100m2 och i ansökan står om planerad 
avstyckning på ca 2000m2.  

Den aktuella platsen ligger i närheten av den så kallade Klubben på den 
nordöstra delen av Hemsö. Den aktuella platsen ligger mellan ett mindre 
fritidshusområde bebyggt sedan 1980-talet med relativt lågmälda fritidshus 
med byggnadsareor upp mot 90m² samt tre fastigheter som styckades av 
2021. Bortom detta område i söder, angränsar föreslagen byggplats till ett 
fritidshus som uppfördes 2020 med en byggnadsarea 70m² i två våningar. 

Den del av fastigheten där fritidshuset planeras består av hällmark och 
vegetationen består till stor del av gammal tallskog. Markvegetationen 
domineras av lavar och mossor.  

El och väg finns i närheten av föreslagen byggplats.  

Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan, 
områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. Den 
föreslagna byggplatsen är också placerad utanför strandskyddat område och 
omfattas inte av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken.  

Enligt gällande översiktsplan (ÖP) placeras det föreslagna fritidshuset på 
mark som i ÖP anger markanvändningen (BR) bebyggelse och rekreation. 
BR innebär bland annat att markanvändningen i huvudsak utgörs av 
fritidsboende där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga 
friluftslivet 

Försvarsmakten anger området som-påverkansområde övrigt. 
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Handläggning 

Remisser har skickats till fastighetsägare Nordanö 3:12, 5:1, 5:42, 5:43, 
5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:46, 5:58, 5:59 och Nordanö S:2 samt 
Försvarsmakten. 

Internremiss har skickats till samhällsförvaltningen miljö gällande 
naturvärden och avlopp. 

Synpunkter har inkommit från en fastighetsägare till Nordanö 2:42 som 
också är delägare i fastighet Nordanö S:2. I yttrandet hänvisar 
fastighetsägare till yttrande i ärende SAM2020-2852. Fastighetsägaren vill 
inte att området ytterligare exploateras och skriver att området är en 
naturupplevelse och ett utflyktsmål. Ytterligare exploatering riskerar att 
fåglar som flyger förbi vår och höst ska bli störda och upphöra med 
mellanlandningar som idag kan ske.  

En fastighetsägare till Nordanö 5:48, 5:58, 5:59 samt två delägare av 
fastighet Nordanö S:2 har inte svarat. 

Övriga fastighetsägare samt försvarsmakten har inga synpunkter på 
lokaliseringen. 

Samhällsförvaltningens miljöavdelning bedömer att förbränningstoalett och 
gråvattenfilter går att anlägga.  

Samhällsförvaltningen har varit på platsbesök i tidigare ärenden samt i detta 
ärende 2022-08-24. Samhällsförvaltningens planekolog har varit på platsen i 
tidigare ärenden gällande förhandsbesked och bygglov och hänvisar till den 
naturinventering som utfördes i ärende SAM2020-2852. 
Naturvärdesinventeringen säger att området har - visst naturvärde med 
naturvärdesklass 4. 

Ärendet bedömdes komplett 2022-06-26. Försvarsmakten har i ärendet 
begärt längre svarstid och beslut om att förlänga handläggningstiden i 
ärendet med 10 veckor fattades 2022-08-10. 

Bedömning 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att lokaliseringen inte kräver 
reglering med detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen. 

Några källor för buller bedöms inte finnas i området och därmed krävs inte 
någon bullerutredning för föreslagen lokalisering. 

Väg och möjlighet till elanslutning finns i anslutning till lokaliseringen och 
bedömningen har gjorts att en enskild vatten- och avloppsanläggning är 
möjlig att utföra. 

De synpunkter som framförts i yttranden från fastighetsägare bedöms inte 
innebära något hinder för ett positivt förhandsbesked då ärendet gäller ett 
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fritidshus som placeras mellan befintlig bebyggelse och ca 130m från havets 
strandlinje.  

Fritidshusets placering inkräktar inte på strandskyddat område, men vid 
byggnation ska byggnaden anpassas till platsen. Då omgivningarna är 
värdefulla för det rörliga friluftslivet och för att inte byggnaden ska upplevas 
störande på landskapsbild och omgivningens karaktär, bör gamla tallar 
sparas och färgsättning av fasader och tak vara nedtonad. Matta och dova 
kulörer bör eftersträvas.   

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna lokaliseringen uppfylla kraven i 
plan- och bygglagens 2 kap och den föreslagna lokaliseringen kan därför 
tillåtas. 

Socialt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
sociala konsekvenser för allmänheten. För den enskilde som sökt detta 
förhandsbesked görs bedömningen att ett positivt beslut kan innebära en 
positiv inverkan ur det sociala perspektivet då de ges möjlighet att bebygga 
en plats som de önskar. 

Ekologiskt perspektiv 

Med den naturinventering och klassificering som gjorts i området finner inte 
Samhällsförvaltningen något hinder för att bebygga platserna då växt- och 
djurlivet inte bedöms väsentligt förändra eller skadas av åtgärden. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser för varken kommunen 
eller kommunens invånare samt inte strider mot några av kommunens 
styrdokument.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-19 
Ansökan om förhandsbesked SAM- 2022-2084:1 
Situationsplan SAM- 2022-2084:3 
Synpunkter från fastighetsägare Nordanö 5:42 och S:2 SAM 2022-2084:35 
Yttrande gällande avlopp SAM 2022-2084:41 
Naturvärden SAM2022-2084:42 
Yttrande från försvarsmakten SAM 2022-2084:40   
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Upplysningar  

Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörja åtgärden. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.  

Ansökan om förbränningstoalett och gråvattenfilter görs till 
samhällsförvaltningens miljöavdelning. 

Beslutet delges sökande och ägare till fastigheterna Nordanö 3:1, en 
fastighetsägare till Nordanö 2:42, 5:48, 5:58, 5:59 samt tre delägare till 
fastighet Nordanö S:2.   

Meddelande om beslutet skickas till ägare av fastigheterna Nordanö Nordanö 
3:12, 5:1, 5:43, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, en ägare till Nordanö 5:48, , 5:58, 
5:59 samt delägare till Nordanö S:2 som svarat på remissen och inte har 
synpunkter. 

Hur man överklagar 

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.  

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska 
vara ställd till Länsstyrelsen.  

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till 
samhällsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet.  

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 
ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 
stödjer din åsikt 

      
______  
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§ 161 Dnr 2022-000163 3.2.2.9 

Reviderad timavgift för livsmedelskontroll 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att fastställa timavgiften för livsmedelskontrollen till 1212 kr samt 

att timavgiften gäller från och med 1 januari 2023.      

Bakgrund 

I förordning (EU) 2017/625 finns grundläggande, gemensamma regler för 
finansiering av livsmedelskontrollen och kontrollmyndigheternas 
verksamhet kan finansieras genom avgifter eller anslag. Sveriges regering 
och riksdag har bestämt att kostnaderna för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet ska täckas av avgifter. 

I de fall en medlemsstat valt att finansiera kontrollen genom avgifter anger 
kontrollförordningens (EU) 2017/625 artikel 81 vilka kostnader som får 
ligga till grund för de obligatoriska avgifterna. Det handlar om kostnader för 
löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande 
kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.  

För att underlätta för kommunerna att räkna ut en timavgift utifrån sina 
kostnader samt planerade kontrolltid har Sveriges kommuner och regioner, 
SKR har tagit fram ett verktyg i form av en excelmall. Tanken är att ett 
gemensamt beräkningssätt skapar en mer likartad och transparent 
kostnadsberäkning.   

I sitt underlag har SKR valt att använda kontrollförordningens (EU) 
2017/625 krav på hur obligatoriska avgifter ska beräknas som norm för hur 
samtliga avgifter ska beräknas. Detta innebär att endast en timavgift föreslås, 
istället för en avgift för planerad kontroll och en annan för uppföljande 
kontroll som ursprungligen inte var planerad.  

Enligt tidigare beslut, KF 2021-12-20 §137 om taxan för kommunens 
avgifter inom livsmedelslagstiftningen får samhällsnämnden för varje 
kalenderår höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad 
på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Det innebär att 
föreslagen timavgift gäller för år 2023 och kan därefter indexuppräknas. 

Socialt perspektiv 

Förslaget om reviderad timavgift bedöms inte påverka perspektivet. 
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Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om reviderad timavgift bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen 
i tillräcklig omfattning så att kostnaderna för livsmedelskontrollen täcks. 

I och med att timavgiften under många år endast indexuppräknats, trots 
samhällsförvaltningens omorganisation, har de avgifter som debiterats 
aktörerna varit för låg vilket medfört en för låg kostnadstäckning. 

Föreslagen timavgift bygger på nuvarande kostnader och bedöms därför 
bättre täcka kostnaderna för livsmedelskontrollen.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03 
SKRs underlag för att beräkna timavgift för kommunala taxor avseende 
livsmedel, publicerad 2021-09-06 (version 2.0) med tillhörande guide      

 
______  
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§ 162 Dnr 2022-000166 1.1.3.1 

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen 2023 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att handläggningskostnaden per timme för år 2023 ska räknas upp i enlighet 
med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV),  

att handläggningskostnaden per timme för år 2023 ska uppgå till 1350 kr,  

att uppdra till samhällsnämnden att taxan för plan- och bygglov 1 januari 
årligen ska indexregleras i enlighet med prisindex för kommunalverksamhet 
(PKV) samt 

att anta föreslagna tillägg och ändringar i taxetabell A för lovanmälan mm 
som antogs av kommunfullmäktige 2022.      

Bakgrund 
Enligt kommunalrättsliga grundsatser har kommunerna fritt att finansiera sin 
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut 
avgifter för sin verksamhet, utan kan välja att helt eller delvis 
skattefinansiera verksamheten.  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725). Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal 
verksamhet (2 kap. 6 § kommunallagen), ”kommuner och regioner får inte ta 
ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 
(självkostnaden)”. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse 
för självkostnadsprincipen. Principen är närmast att se som en målsättning 
som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.  

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till 
tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, 
personalomkostnader, material och utrustning, försäkringar med mera. 
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 
administrationskostnader.  

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den 
så kallade likställighetsprincipen som framgår av 2 kap. 3 § kommunallagen, 
”kommuner och regioner skall behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat”. Likställighetsprincipen innebär vid 
fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att 
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kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter.   

Rätten att ta ut avgifter för verksamhet inom plan- och byggområdet framgår 
av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL.  

Den taxa för plan- och bygglov som antogs av kommunfullmäktige 2022 
ska, i enlighet med fullmäktiges beslut, indexregleras en gång per år i 
enlighet med prisindex för kommunalverksamhet (PKV). Enligt Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) är PKV för år 2023 5,8%. 
Samhällsförvaltningen föreslår därför att handläggningskostnaden per timme 
för år 2022 ska uppdateras i enlighet med index till 1350 kr.  

Utöver detta föreslår samhällsförvaltningen att avgifterna för vissa 
ärendetyper differentieras och förtydligas ytterligare i taxetabell A (lov, 
anmälan mm) då den nuvarande taxan inte anses vara rimlig för främst vissa 
mindre åtgärder. Differentieringen och förtydligade rader redovisas i bilaga 
1. 

Socialt perspektiv 

Förslaget om reviderad taxa bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om reviderad taxa bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut kan ge positiva 
ekonomiska och juridiska konsekvenser för allmänheten och Härnösands 
kommun. Med en indexreglering av taxorna så hålls intäkterna uppe och 
anpassas efter marknadens nivåer vilket är positivt för kommunen och 
medborgarna. För den enskilde kan beslutet vara både positivt eller negativt, 
beroende på vilken ärendetyp den enskilde ansöker om. Beslutet föreslår en 
generell ökning av taxorna utifrån föreslagen indexuppräkning, men 
samtidigt differentieras vissa ärendetyper vilket innebär att kostnaderna kan 
minska för den enskilde.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-04 
Prisindex kommunal verksamhet (PKV), 2021-2025, version daterad  
2022-08-25 
Utdrag ur taxetabell med nya taxanivåer utifrån nytt timpris, föreslagna 
revideringar markerad med grön text, ny differentiering av taxan markerad 
med gröna rader.      

 
______  
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§ 163 Dnr 2022-000023 1.1.3.1 

Taxa för tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna förslaget till nya taxor gällande avgifter för serveringstillstånd, 
tobakstillstånd och avgifter för folköl och receptfria läkemedel samt 

att avgifterna gäller från och med 1 januari 2023.      

Bakgrund 

Samhällsförvaltningen har tagit fram förslag till nya taxor för ansökningar 
om serveringstillstånd och tobakstillstånd. 

Senast som kommunen beslutade om ändrade avgifter var 2010-06-14 med 
start 2011-01-01. 

Några nya taxor i förslaget har tillkommit och några föreslås tas bort.  

2018 kom Länsstyrelsen med ett förtydligande till handläggarna inom länet 
om att alla ansökningar som inkommer ska utredas. Utredningarna kräver 
mera tid med remissförfarande, genomgång och sammanställning av 
obligatoriska handlingar.  

Administrativa IT stöd som tillkommit under åren har underlättat möjlighet 
till viktig information. I Härnösand har man avtal med ett 
kreditupplysningsbolag som heter Syna. Här kan handläggare kontrollera 
bolag, bokslut, styrelser, betalningsanmärkningar på ett snabbt och enkelt 
sätt. Genom Syna kan man även ha bevakning på bolag med tillstånd i 
kommunen och därigenom görs den inre tillsynen löpande för samtliga 
tillståndshavare.  

Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll.  

I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, 
besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av 
beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillståndsbevis.  

Avgift får tas ut i förskott.  

Avgift tas ut även om ansökan avslås.  

Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet för 2023 som är 52 500 kr och 
regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till 
närmaste 25-tal kronor.  
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Avgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2023. 

En jämförelse av prissättning har gjorts med kommuner inom både 
Västernorrland och Jämtlands län.  

Socialt perspektiv 

Förslaget om reviderade avgifter bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om reviderade avgifter bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Föreslagna avgifter bygger på nuvarande kostnader och bedöms därför täcka 
kostnaderna för handläggningen och tillsynsbesök.  

Gällande lagstöd 

Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol (8 kap 2 § 

alkohollag (2010:1622). 
2. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig 

verksamhet med servering av alkohol (9 kap 2 § alkohollag 
(2010:1622).  

3. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 
handel med eller servering av folköl (9 kap 2 § alkohollag 
(2010:1622).  

4. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (8 kap 2 § 
Lag om tobak och liknande produkter 2018:2088). 

5. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av 
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

6. Tillsynsavgift för detaljhandel med receptfria läkemedel.           
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-24 
Förslag till ny taxa gällande serveringstillstånd, tobakstillstånd, 
försäljning/servering av folköl och försäljning av receptfria läkemedel      

 
______  
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samt att lagen om tobak och liknande produkter i likhet med alkohollagen är 
en social skyddslagstiftning anser samhällsförvaltningen förutsättningarna i 
35 § förvaltningslagen är uppfyllda för att ett beslut ska kunna verkställas 
omedelbart. 

Socialt perspektiv 

Lag om tobak och liknande produkter är en skyddslagstiftning som ska 
begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av 
tobak. Och framför allt skydda våra unga och utsatta.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tillsynen utifrån tobakslagen är en del i att följa upp att lagen efterlevs.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-06 
Tillsynsutredning och tillsynsprotokoll 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP)      

 
______  
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§ 165 Dnr 2022-000170 3.2.2.10 

Tillsynsutredning SAM2022-2550 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att meddela tillståndshavare  (enskild firma) med 
organisationsnummer  och försäljningsställe   

 en varning enligt 7 kap. 11 § tobakslagen (2018:2088) för att ha sålt 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med felaktig märkning samt 
felaktig marknadsföring, 

att meddela tillståndshavaren ovan förbud mot att sälja tobak med fel 
märkning, samt  

att besluta att förbudet ovan är förenat med vite på 20 000 kr enligt 7 kap. 9§ 
tobakslagen (2018:2088) viteslagen (1985:206). Om felaktigheter finns vid 
kommande tillsyn aktiveras vitet.      

Bakgrund 

Vid ett tillsynsbesök den 2022-09-22 på ,  
 noterades ett flertal brister i verksamheten. Verksamheten bedrivs av 

enskild firma  med organisationsnummer .  

Förutom felaktig marknadsföring och felmärka elektriska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare framkom även brister i det egenkontrollprogram som 
verksamheten har inkommit med i samband med sin ansökan om 
försäljningstillstånd av tobak. Enligt 7 kap. 11 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter (LTLP) får kommunen meddela tillståndshavaren en 
varning, om varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd. En 
kommun får enligt 10 § återkalla ett försäljningstillstånd om en 
tillståndshavare fått en varning och inte rättat till de förhållanden som 
föranlett varningen. Samhällsförvaltningen föreslår därför att en varning 
meddelas för att elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare har sålts med 
felaktig märkning samt att det förekommit felaktig marknadsföring.  

Enligt 7 kap. 9 § LTLP får tillsynsverksamhet meddela förelägganden eller 
förbud och, i samband med det, sätta ut vite. Samhällsförvaltningen föreslår 
att det meddelas ett förbud mot att sälja tobak med fel märkning och att 
förbudet förenas med ett vite om 20 000 kr. Om felaktigheter finns vid 
kommande tillsyn aktiveras vitet.  

Bristerna i egenkontrollen avser rutinerna av ålderskontroll och kontroll av 
att tobaksprodukterna i butiken är giltiga. Bristerna har enligt 
tillståndshavaren rättats till efter besöket.  
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Socialt perspektiv 

Lag om tobak och liknande produkter är en skyddslagstiftning som ska 
begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av 
tobak. Och framför allt skydda våra unga och utsatta.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tillsynen utifrån tobakslagen är en del i att följa upp att lagen efterlevs.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-06 
Tillsynsutredning och tillsynsprotokoll 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) 
Lag (1985:206) om viten      

 
______  
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§ 166 Dnr 2022-000157 3.3.5.0 

E-förslag - Dirigera om busslinje 501 till 
Hästsportarenan 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att e-förslaget inte genomförs samt 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Yrkanden 

Lillemor Andersson (C) yrkar på att e-förslaget genomförs.    

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och Lillemor Anderssons (C) förslag.  

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt Lillemor Anderssons (C) 
förslag.    

Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.    

Votering och utfall 

Votering begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande propositionsordning: 

Den som vill att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag röstar ja 
och den som vill att nämnden ska besluta enligt Lillemor Anderssons (C) 
förslag röstar nej.  

Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen nedan. 
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Ledamot Ersättare Parti §  
   Ja Nej 
Knapp Britta Thyr  MP X  
Magnus Oskarsson (1 vice)  S X  
Christian Wasell (2 vice)  M  X 
Anne-Cathrine Genberg Keith Bryant (V) S X  
Linda Saltin Lillemor Andersson (C) S  X 
Lisa Dahlén  MP X  
Anders Bergqvist  V X  
Anders Nordström  KD X  
Per-Eric Norberg  C  X 
Charlotte Bystedt  SD X  
Fredrik Bäckman Anna Andersson (L) M  X 

 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att nämnden beslutat 
enligt förvaltningens förslag.    

Reservation 
Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Lillemor Anderssons (C) förslag. 

Bakgrund 

Alexander Ekman framställde 18 juli 2022 ett e-förslag om att 
busshållplatsen vid Hästsportarenan flyttas till grusplanen med infart från 
Gånsviksvägen. Förslaget uppnådde 61 röster och har därför överlämnats till 
Samhällsnämnden för behandling. 

I flera kommunala styrande dokument, däribland i Trafikprogram  
2015 - 2050, finns en tydlig prioritering mellan de olika trafikantslagen: 

1. Cykeltrafik 

2. Gångtrafik 

3. Kollektivtrafik 

4. Biltrafik 

Vidare framgår i lokala, regionala och nationella trafiksäkerhetsmål om att 
hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter och särskilt för barn och unga i 
trafiken. 

Samhällsförvaltningen anser att en flytt av busshållplatsen till den plats som 
framförs i e-förslaget står i strid mot beslutad prioriteringsordning av 
trafikantslag. En flytt av nuvarande hållplats, som ligger i anslutning till 
arenans huvudentré, till en plats relativt långt därifrån samtidigt som de som 
kommer till arenan med bil kan parkera i direkt anslutning till entrén anser 
samhällsförvaltningen inte är rimligt. 
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En placering av busshållplatsen längre från huvudentrén inverkar även 
negativt ur tillgänglighetssynpunkt för personer med funktionsvariationer 
och som vill kunna nyttja kollektivtrafiken för besök till arenan. 

Vidare kan nämnas att den befintliga hållplatsen just nu är föremål för 
ombyggnad i syfte att förbättra tillgängligheten. Hållplatsen kommer utrustas 
med plattform, väderskydd och digital trafikinformation. 

Sammanfattningsvis anser Samhällsförvaltningen att e-förslaget inte ska 
genomföras. 

Socialt perspektiv 

Samhällsförvaltningens förslag bedöms inte inverka negativt ur ett socialt 
perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningens förslag bedöms inte inverka negativt ur ett 
ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningens förslag bedöms inte inverka negativt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 

Frågor som rör busstrafiken är i grunden en fråga för 
Kollektivtrafikmyndigheten/Din Tur i egenskap av avtalspart för trafiken. 

Ansvaret för hållplatsfrågor är delat mellan Din Tur och respektive kommun 
på sådant sätt att Din Tur är den, som i formell mening, beslutar om 
hållplatslägen och kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll 
av hållplatser som ligger på kommunal mark eller mark som disponeras av 
kommunen.       

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-27 
E-förslag nr 156      

 
______  
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§ 167 Dnr 2022-000064 3.3.7.2 

E-förslag - Snöröjning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att e-förslaget genomförs på den mark som ägs av Härnösands kommun 
samt 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till  
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 

Per-Ingvar Sundgren har 2022-01-17 framställt förslag om att vinterväghålla 
gångvägarna runt Mellanholmen och Södra Sundet för att främja folkhälsan. 
Förslaget uppnådde 50 röster. 
Om Södra Sundet avser parkområdet från Simhallen fram till bryggaren  
Strand så snöröjs denna redan idag. Vad gäller Gådeåparken har kommunen  
ingen mark att råda över och kan därför inte anlägga, belysa eller drifta de  
gångvägar som sträcker sig genom området. Södra Mellanholmen saknar de  
förutsättningar som krävs för att vinterväghållning ska vara möjlig.  
Samtidigt som e-förslaget inkom hade kommunen påbörjat processen att  
anlägga en gång- och cykelväg med tillräcklig bredd för vinterväghållning  
samt belysa denna. Detta färdigställdes våren 2022. E-förslaget har därför 
redan genomförts men inte behandlats politiskt. 
Bifogat finns karta över kommunens gångvägar i området med anvisning och  
beskrivning om hur de sköts idag samt avses skötas i framtiden.  
Blå linje: snöröjs idag. 
Röd linje: ej kommunal mark. 
Grön linje: Sträckan kommer under våren 2022 breddas och belysas för att  
möjliggöra snöröjning. 
Socialt perspektiv 
Att belysa och tillgängliggöra stråket på södra Mellanholmen kan öka den  

upplevda tryggheten och uppmuntra till rörelse på platsen. 
 
Socialt perspektiv 

Att belysa och tillgängliggöra stråket på södra Mellanholmen kan öka den  
upplevda tryggheten och uppmuntra till rörelse på platsen.   

Ekologiskt perspektiv 

Belysning kan missgynna fladdermöss och nattaktiva fjärilar. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Att anlägga och drifta gång- och cykelvägar med belysning ökar kommunens 
kostnader både på kort och på lång sikt.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-27 
E-förslag nr. 120      

 
______  
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§ 168 Dnr 2022-000171 1.1.4.2 

Verksamhetsplan 2023 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för 2023, 

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2023 samt 

att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse. Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en 
verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplan för 2023 är upprättad för hela 
samhällsförvaltningen där de olika verksamhetsgrenarna varit involverade. 
Verksamhetsplanen ska enligt riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till 
kommunfullmäktige för delgivning. 

Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör 
myndighetsutövning tas i särskild ordning 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.       

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 Samhällsnämnden.docx 
Bruttolista internkontroll 
      

______  
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§ 169 Dnr 2022-000173 1.1.3.1 

Nytt planbesked Edmolift 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna att detaljplanearbetet kan fortsätta för fastigheten Fastlandet 
2:44, 2:45 samt del av 2:64 inkluderat den del av föreslaget planområde som 
omfattas av riksintresse för järnvägskorridor.      

Bakgrund 

EdmoLift AB lämnade in en ansökan om planbesked den 8 januari 2021 för 
fastigheterna fastlandet 2:44, 2:45 samt del av fastlandet 2:64.  
 

 

 
Planområdet ligger i direkt anslutning till industriområdet Baldershage, 
ungefär 1,7 km fågelväg till centrala Härnösand. Området som ska 
planläggas är dels befintlig industrimark samt naturmark med blandad 
växlighet och berg i dagen. Intill området finns en kraftledningsgata och i 
områdets närhet finns Bondsjöns vattentäkt.    
 

Figur 1. Utsnitt från ansökan  
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Markägare för fastigheterna Fastlandet 2:44 samt 2:45 är EdmoLift AB. 
Ägare för skogsmarken väster om fastigheterna är Härnösands kommun. Ett 
markanvisningsavtal för denna dela av fastigheten är skrivet mellan 
Härnösands kommun och EdmoLift AB.  
 
Syftet med ansökan är att möjliggöra en expansion av Edmo lift AB:s 
nuvarande verksamhet väster ut mot kraftledningsgatan. Ansökan gäller 
framtagande av en detaljplan som möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad 
samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 
10 meter. Verksamheten var vid ansökan i behov av den nya utbyggnaden 
för att kunna installera en ny laser/kantpress i utbyggnaden för att 
effektivisera sin produktion. Utbyggnaden för laser/kantpress hall är under 
uppbyggnad, taget med bygglov på delegation den 18 november 2021.     
 
För fastigheterna gäller två detaljplaner med laga kraft-datum 19860919 
samt 19731212, båda planernas genomförandetid har passerat. 
Detaljplanerna medger småindustri och åtta meter byggnadshöjd.  
 
I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 
2011 och aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark- och 

Figur 2. Bild från platsbesök 2021-02-04. Vy från väst över planområdet. 
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Härnösands kommun påbörjade en dialog med Trafikverket utifrån 
samhällsnämndens beslut. På strategimötet den 17 november 2021 mellan 
Härnösands kommun och Trafikverket diskuterades aktuellt planärende utifrån 
verksamhetens önskan om att planlägga inom järnvägskorridoren och 
samhällsnämndens beslut att markområdet inom korridoren inte skulle ingå i 
planområdet. På mötet framkom att Trafikverket inte ser några hinder till 
planerad utveckling av befintligt verksamhetsområde och EdmoLifts planerade 
utveckling och aktuell markanvändning fram till fastighetsgräns som ligger 
inom järnvägskorridoren. Men, om en energibrunn planeras inom området 
behöver detta diskuteras närmare med Trafikverket. 

 
Trafikföringen och mängden trafik gällande varu- och personaltrafik 
beräknas vara densamma som idag efter den planerade utbyggnaden. 
Verksamhetens expansion bedöms inte öka nuvarande bullernivåer och 
därför inte bli störande för kringliggande bostadsbebyggelse.  
 
I områdets närhet ligger kommunens vattentäkt Bondsjön. För att säkerställa 
att vatten från detaljplaneområdet inte påverkar vattentäkten utan 
omhändertas på den egna fastigheten, så ska en dagvattenutredning arbetas 
fram med förslag på åtgärder. I planarbetet ska dagvattenutredningen vara ett 
underlag till detaljplanens utformning och det ska ske i ett samarbete med 
Härnösands Energi och Miljö AB.   
 
Om planbesked beviljas är det sökande som bekostar planarbetet. Ett positivt 
planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
 
Sökande debiteras inte för detta planbesked då det redan hanterats vid 
beviljande av det första planbeskedet 2021-02-18. 
 
Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande och förväntas kunna 
antas kvartal 1/kvartal 2 2023.  
 
Med denna bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att även planområdets 
delar som omfattas av järnvägskorridoren fortsättningsvis får ingå i 
planarbetet. Det vill säga så som tjänsteutlåtandet var utformat inför beslut 
om planbesked i samhällsnämnden den 18 februari 2021.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-30 
Ansökan om planbesked, inklusive situationsplan 
Minnesanteckningar från strategimötet mellan Härnösands kommun och 
Trafikverket  

Upplysning 
Beslutet skickas till sökande. 
 
Bifogas till protokollet 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 § punkt 2). 
 
Beslut om planavgift kan överklagas till Länsstyrelsen Västernorrland. Till 
protokollet bifogas information om hur en eventuell överklagan går till.       

 
______  
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§ 170 Dnr 2022-000177 3.3.7.1 

Nybron - Utformnings- och kostnadsplanering 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att Nybron uppförs som en svängbro med bågar.  

Samhällsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag på trafiklösning i 
korsningen Skeppsbron/Nybrogatan.    

Yrkanden 

Magnus Oskarsson (S) yrkar på tillägg enligt följande: 

att samhällsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 
förslag på trafiklösning i korsningen Skeppsbron/Nybrogatan.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag med Magnus Oskarssons (S) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag 
med Magnus Oskarssons (S) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med 
Magnus Oskarssons (S) tilläggsförslag.       

Bakgrund 

En stor del av Härnösands kommuns centrala delar är förlagd på en ö, 
Härnön. För att ta sig in på ön finns idag två broar, Västra Kanalbron och 
Nybron. Båda dessa broar är idag öppningsbara för att främja det marina 
båtlivet och öka kommunens dragningskraft som en båtstad. 

Västra Kanalbron renoverades under 2016. Nybron har nu uppnått sin 
livslängd och behöver bytas ut. Politiska beslut har fattats om att bron 
fortsatt ska vara öppningsbar. Samhällsförvaltningen har uppdraget att 
påbörja upphandling av samverkanspartner och att därefter arbeta fram 
erforderliga handlingar för både ansökan till mark- och miljödomstolen och 
utformningsförslag att ta ställning till. Efter påbörjat samverkansarbete har 
två förslag tagits fram som möjliga brotyper. Budgetkalkyler och skisser har 
tagits fram och därefter har samhällsförvaltningen beslutat att förorda 
svängbro. 
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Socialt perspektiv 

Byggandet av en ny bro med förbättrad trafiksäkerhet ligger väl i linje med 
barnkonventionens krav om att prioritera barns hälsa.  

Ekologiskt perspektiv 

Byggandet av en ny bro med förbättrade möjligheter för gång- och 
cykeltrafik är positivt ur ett ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kostnaden för planerad åtgärd är beslutad i ”Framtidens Härnösand”s, stora 
projekt. Planerad åtgärd kommer att följa kommunens styrdokument.   

Beslutsunderlag 
Budgetkalkyl och skisser från samverkansgrupp Härnösands kommun / 
PEAB.   

 
______  
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§ 171 Dnr 2022-000035 1.1.3.1 

Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista 
september för samhällsnämndens verksamheter. Samhällsnämnden har en 
nollbudget för 2022. Resultatet för perioden jan – sep är +0,3 mnkr mot 
budget. Årsprognosen som togs fram vid delårsbokslutet visar att samlade 
intäkter och kostnader för året förväntas följa budgeterad nivå. 
Skattemedelstilldelningen är för perioden högre än budgeterat, detta tack 
vare beslutet om extra tilldelning av kommunstyrelsen under 2022. Övriga 
intäkter visar en budgetavvikelse med +0,5 mnkr för perioden. 
Personalkostnaderna visar en budgetavvikelse med +4,2 mnkr för perioden. 
Köp av verksamhet visar för perioden en positiv budgetavvikelse med 0,8 
mnkr.  
Budgetavvikelsen för lokalhyra är för perioden -0,1 mnkr. Fastighets- och 
driftskostnader för perioden visar en budgetavvikelse med -1,7 mnkr. 
Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden -0,8 mnkr mot budget. 
Övriga kostnader har en budgetavvikelse för perioden på -5,3 mnkr 
Samhällsnämndens utfall för investeringar är för perioden jan-sep 27,1 mnkr. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan      

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning September 2022 Samhällsnämnden.docx      

 
______  
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§ 172 Dnr 42567  

Delegationsbeslut till granskning 2022-10-13 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Handläggarna redogör för delegationsbesluten som nämnden valt ut för 
granskning:  

 SAM2022-1804 – Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel 

 SAM2022-2173 – Försäljning av glass med glasscykel 

 SAM2022-2099 – Folkrace på Vårdkasen      

 
______  
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§ 173 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-10-13 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna och  

att följande delegationsbeslut kommer att granskas på nästa sammanträde:  

 SAM2022-1550 

 SAM2022-1700      

Bakgrund 

Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna 
inför dagens möte.      

Beslutsunderlag 

Delegationslista 2022-09-08 – 2022-10-05      

 
______  
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§ 174 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2022-09-26, § 81 
”Svar till oroliga transportörer”      

 
______  
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§ 175 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande: 

 Information om gatuentreprenaden. Christian Wasell (M) anmäler 
sig jävig och deltar inte under informationspunkten. 

 Medarbetarenkäten har skickats ut  

 Medarbetardagar  

 Tjänstekoncession simhallen 

 Hyresavtal Högslätten, går upp till nämnd i november  

 Slutgiltiga förhandlingar med slalomklubben har hållits 

 Nytt beslut till BIK-skidor att bygga rullskidsanläggning under 
2023 

 Heltidsprojektet rullar på, utvecklar samarbetet med förskolan 

      

______  
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§ 176 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 

 Street Moves 

 Bokslutskonferens 

 Landsbygdskonferens 

 Förbundsdirektion 

 PEX (Torsboda, Nickebo2, Saltvik, Smitingen, Prioriteringsordning 
planer) 

      

______  
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§ 177 Dnr 42569  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Knapp Britta Thyr (MP) och Magnus Oskarsson (S) informerar om att de 
kommer avgå som ordförande respektive 1:e vice ordförande för 
samhällsnämnden. Knapp Britta Thyr (MP) och Magnus Oskarsson (S) 
kommer ingå i kommunstyrelsen från och med årsskiftet.       

 
______  

 




