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§ 159 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Samhällsnämnden har fått föredragningar enligt följande: 
Tillsyn, olovlig åtgärd – Miranda Olsson 
Bygglov, uppförande av mast – Dick van Asperen 
Installation av värmepump – Helene Lager  
Delegationsbeslut för granskning: 

• SAM-2024-1326, klagomål över ventilation – Helene Lager  
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Hernö Hotell AB – Helene 
Lager  
Motion – Främja självhushållning i Härnösand – Helene Lager  
Nya produkter och mindre prisjusteringar, Hälledals sport- och simhall – 
Lars Johansson 
E-förslag, utveckla Smitingens beachhandbollsplan – Lars Johansson 
Granskning av kompetensförsörjning och kompetensutveckling – Thomas 
Jenssen  
Gemensamt studiebesök på Navet  
E-förslag, skoterleder på Härnön – Mathias Rönnqvist  
Budgetuppföljning oktober 2024 – Mattias Eknemar 
Insatser för budget i balans – Mattias Eknemar  
Förslag till nyckelaktiviteter 2025 – Thomas Jenssen 
Parkeringsavgift i Härnösand – Thomas Jenssen 
______  
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§ 160 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att välja Charlotte Höglund Bystedt (SD) som justerare för dagens protokoll. 
Justering sker torsdagen den 21 november 2024 kl. 15:00 i 
samhällsförvaltningens lokaler. 
______  
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§ 161 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att ärende nr 17 gällande parkeringsavgift i Härnösand utgår, och  
att därefter fastställa dagordningen för dagens sammanträde.      
______  
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Motivering och laghänvisning 
Enligt plan – och bygglagen (2010:900) 11 kapitlet 53§ ska en  
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen  
eller av oaktsamhet.  
  
Fastighetsägaren har sökt bygglov innan åtgärden, men missat att läsa hela  
beslutet. Fastighetsägaren har sedermera skickat in de handlingar som krävs  
för startbesked, så detta har kunnat meddelats i efterhand.  
  
Enligt 10 kap. 3 PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har  
gett startbesked. Om åtgärden kräver   
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller  
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16  
kap.8§  
  
Enligt 11 kap. 57§ PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av  
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller  
det byggnadsverk som överträdelsen avser,  
2. den som begick överträdelsen, eller  
3. den som fått fördel av överträdelsen.  
  
Enligt 11 kap. 61§ PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två  
månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den  
avgiftsskyldige enligt 59§. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i  
beslutet har bestämt en senare betalningsdag.  
  
Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kapitlet 6§ 2 punkten:  
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.3 eller 3 a §plan- och  
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9  
kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och  
bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10, eller en  
del av en sådan nybyggnad, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked  
som omfattar nybyggnaden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt  
som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett  
startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är:  
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan  
liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per  
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea  
  
Byggsanktionsavgiften har räknats ut via Boverkets räkneverktyg.  
  
Enligt 9 kap. 3 a§ PBF gäller att om en byggsanktionsavgift ska tas ut på  
grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd eller den del av  
åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar den  
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åtgärden eller delen, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt  
10 kap. 24§ PBL i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas, ska 
avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följder av detta  
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden eller delen påbörjades  
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller  
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.  
Förordning (2022:910)  
  
Utredningen visar att åtgärden utförts efter att bygglov meddelats men innan  
startbesked. Därför sätts beloppet ned till hälften enligt paragrafen ovan.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-28 
Mail från fastighetsägaren ankomstdaterad 2024-09-17  
Beräkningsunderlag byggsanktionsavgift Boverket 2024-10-16  
Platsbesök 2024-11-02 
Bilaga 1 Beräkningsunderlag Boverket 
Bilaga 2  Mail med förklaring från fastighetsägaren 
Bilaga 3 Protokoll från platsbesök 2024-10-02      
______  
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§ 163 Dnr 2024-000154 1.1.3.1 

Bygglov - uppförande av mast 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ärendet om bygglov för mast inte ska avgöras förrän det pågående 
detaljplanearbetet i området är avslutat.      

Bakgrund 
Sökande önskar byta ut befintlig telekommunikationsmast till en 12 m högre 
mast. Det pågår dock ett detaljplanearbete (SAM-2023-2264) på den plats 
där masten är tänkt att uppföras. Då det finns ett pågående planarbete är det 
inte klarlagt till vad och hur området kan tänkas användas och därför måste 
detta arbete avslutas innan bygglov om mast kan avgöras. 

Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka det sociala perspektivet.   

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka det ekologiska perspektivet.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka det ekonomiska eller det juridiska 
perspektivet.  
 
Det pågående detaljplanearbetet är en ändring av en befintlig detaljplan (nr 
334) för att möjliggöra området för camping åt en exploatör med stort 
intresse för att bevara den befintliga naturmiljön. Beställaren av ändringen är 
Härnösands kommun – Enheten för strategisk samhällsutveckling. För att 
inte föregripa planarbetet bör ansökan om bygglov inte avgöras innan 
planarbetet har avslutats. Det bedöms som sannolikt att det finns en antagen 
detaljplan inom två år från det datum då denna ansökan kom in till 
byggnadsnämnden. 
Härnösands kommun är även fastighetsägare till Gånsvik 1:28 och i 
egenskap av fastighetsägare har de uppgivit till samhällsförvaltningen att de 
inte kommer medge markupplåtelse för en ny mast på platsen under 
planarbetets gång. De är dock öppna för att finna en alternativ plats utanför 
planområdet, något som även ska vara kommunicerat med sökande.  
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Lagstöd  
9 Kap 28 § Plan- och bygglagen (2010:900)  
Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av 
ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller 
förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har 
avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat 
planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked 
kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål.     

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-07  
Bilaga 1 Ansökan om bygglov  SAM 2024-2508:1 
Bilaga 2  Orienteringskarta  SAM 2024-2508:2 
Bilaga 3 Situationsplan  SAM 2024-2508:3 
Bilaga 4 Ortofoto   SAM 2024-2508:4 
Bilaga 5 Elevation   SAM 2024-2508:5 
 
Upplysning 
Om beslutet att anta en detaljplan eller områdesbestämmelser däremot fattas 
inom två år från ansökan, men beslutet överklagas, behöver 
byggnadsnämnden inte fatta beslut i detta ärende innan 
detaljplanen/områdesbestämmelserna har vunnit laga kraft. Det innebär att 
tiden som sökande kan behöva vänta på beslut kan bli längre än två år. 
Ett anståndsbeslut får överklagas.      
______  
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§ 164 Dnr 2024-000153 1.1.3.1 

Installation av värmepump för utvinning av bergvärme 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna inlämnad anmälan om installation av bergvärmeanläggning 
som komplett, och 
att förelägga sökande att följa nedanstående försiktighetsmått avseende sin 
anmälan om installation av bergvärmeanläggning: 

• Installation och drift av anläggningen ska bedrivas i enlighet med vad 
sökanden har uppgivit och i övrigt åtagit sig.  

• Installation av värmepump för utvinning av bergvärme ska utföras av 
person som har certifikat inom kyl och värmepumpsteknik enligt 
köldmedieförordningen.  

• Ansvarig borrfirma som anlitas ska vara certifierad eller ha motsvarande 
kvalifikationer.  

• Bergvärmeanläggningen ska utföras enligt Normbrunn -16, vägledning 
för att borra brunn för energi och vatten, framtagen av Sveriges 
geologiska undersökning (SGU).  

• Vid borrning ska hänsyn tas till eventuella ledningar för vatten, avlopp 
och el.  

• Det finkorniga material som uppkommer vid borrning kan skada bäckar 
och andra vattendrag och skapa problem med igenslamning av 
eventuella dagvattenledningar. Överskottsvatten ska hanteras och 
avledas så att inga olägenheter uppstår för omgivningen samt att 
oönskad påverkan på mark och vatten inte uppkommer.  

• Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen i samband med när 
den är i drift, ska åtgärder vidtas så att felet undanröjs samt att sanering 
av påverkat område utförs.  

• Dokumentation ska finnas över var borrhål finns placerad.  

• Om anläggningen tas ur bruk ska köldbärarvätskan i köldbärarslangen 
tas omhand och hanteras som farligt avfall.  

Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren 
om detta beslut.      
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Bakgrund 
Anmälan om installation av värmepump kom in till samhällsförvaltningen 
den 4 november 2024. Anmälan avser installation av bergvärme och som 
kommer placeras mer än tio meter från fastighetsgräns. Installationen och 
borrning utförs av Bryngels AB. Borrhålet planeras bli 160 meter djupt och 
vinklas 4 grader västerut bort från vattenbrunn för att uppnå Normbrunn 16 
säkerhetsavstånd till dricksvattenbrunn som blir drygt 30 meter. 
Bedömning 

Samhällsförvaltningen har tagit emot anmälan om installation av 
bergvärmeanläggning på fastigheten . Samhällsförvalt-                                                                               
ningen bedömer att anmälan är komplett och att lämnade uppgifter om 
utförande och placering överensstämmer med miljöbalkens krav. 
Avståndet mellan borrhål för bergvärme och borrad dricksvattenbrunn ska 
vara minst 30 meter enligt Normbrunn 16. I det här fallet är avståndet mellan 
planerad plats för borrhål för bergvärme och borrad dricksvattenbrunn 24 
meter. Detta åtgärdas genom att vinkla borrhålet för bergvärme så att 
säkerhetsavstånd blir 30 meter enligt anmälan.  
Enligt Normbrunn 16 är rekommenderat minsta avstånd mellan energibrunn 
och enskild avloppsanläggning 30 meter. Enligt anmälan är avståndet mellan 
planerad plats för borrhål för bergvärme och enskild avloppsanläggning mer 
än 30 meter. 
Lagstöd  
26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2, 3 §§ miljöbalken 
samt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken kan en tillsynsmyndighet besluta om 
förelägganden och förbud för att säkerställa efterlevnad av miljöbalken, 
föreskrifter och andra beslut. Verksamhetsutövaren bör vara medveten om 
sin påverkan på miljön och människors hälsa samt planera och kontrollera 
verksamheten för att identifiera och åtgärda eventuella problem. 
2 kap 2 § miljöbalken (MB): Alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs 
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
2 kap 3 § miljöbalken (MB): Alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.  
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Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.  
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
det förbjudet att utan anmälan till samhällsnämnden inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten.  
Upplysningar till sökanden 

Energibrunn  
Innan borrning behöver ni göra ett ledningsanvisningsärende på 
www.ledningskollen.se så att ni får veta var eventuella vatten- och 
avloppsledningar samt el-, bredband- och telefonkablar är placerade, via 
kartor eller fysisk utsättning.  
Gör detta i god tid då svarstiden kan variera på www.ledningskollen.se 
Enligt samhällsförvaltningens rekommendationer bör energibrunnen inte 
placeras närmare väg än fyra meter. Fastighetsägaren ansvarar för 
ledningarna på sin tomt och får stå för eventuella kostnader om skador 
uppstår i samband med borrning.  

Brunnsarkivet  
Enligt lagen om uppgiftsskyldighet vid anläggning av vattenbrunnar och 
energibrunnar (SFS 1975:424, SFS 1985:245) ska en kopia av 
brunnsprotokollet sändas till brunnsarkivet, SGU för att bli godkänd enligt 
Normbrunn -16.  

Läckage  
Åtgärder för att större läckage inte kan ske bör vidtas. Skulle köldmedium 
och köldbärarvätska läcka ut måste ni sanera och länspumpa brunnen 
omgående. Vid allvarligare läckage eller sanering ska räddningstjänsten 
kontaktas och samhällsförvaltningen informeras.  

Information om avgift  
För handläggning av ärendet tas en avgift på 1748 kr enligt kommun-
fullmäktiges beslut. Faktura skickas separat. 

Socialt perspektiv 
Rubriken är inte tillämpbar i ärendet. 
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Ekologiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser. Växt- och djurlivet förändras inte av 
åtgärden. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka det ekonomiska eller det juridiska 
perspektivet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-07 
Anmälan om installation av värmepump. 
Situationsplan som visar placering av borrhål, dricksvattenbrunn och 
avloppsanläggning. 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ”Vägledning för att borra brunn. 
Normbrunn 16”.      
______  
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§ 165 Dnr 2024-000152 1.1.3.1 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Hernö 
Hotell AB  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja Hernö Hotell AB med organisationsnummer 559406-9022, 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten att servera starköl, vin, 
andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker vid Hernö Gin Hotell, 
Brunnshusgatan 2, 871 31 Härnösand samt relaxavdelning Stillery, 
Kanaludden 4, 871 31 Härnösand,  
att serveringstiden för hotellet samt uteservering är mellan 11.00 till 02.00, 
att bevilja servering till slutna sällskap, 
att bevilja catering, 
att bevilja rumsservering, 
att bevilja servering i minibar, 
att beslutet gällande Stillery träder i kraft den 13 januari 2025, 
att serveringstiden för relaxavdelningen Stillery samt uteservering är mellan 
klockan 11.00 till 02.00, och 
att servering på plan 2, relaxavdelning Stillery endast får ske när det finns en 
18-årsgräns.      

Jäv 
Christian Wasell (M) och Olle Chorell (MP) anmäler sig jäviga och deltar 
inte under informationen eller beslutet i ärendet.  

Bakgrund 
Hernö Hotell AB med organisationsnummer 559406-9022 har den 14 mars 
2024 ansökt om tillstånd om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten vid Hotell Hernö Gin, Brunnshusgatan 2, 871 31 Härnösand. 
Ansökan avser servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt 
spritdrycker. Ansökan gäller även servering till slutna sällskap, catering, 
rumsservering samt servering i minibar. 
Ansökan gäller även servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker 
samt spritdrycker på relaxavdelningen Stillery på simhallen.  
I dag driver Hotell Hernö Gin AB med organisationsnummer 559278-8433 
stadigvarande serveringstillstånd för relaxavdelningen Stillery. I och med 
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ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Hernö Hotell AB kommer 
driften av relaxavdelningen tas över av sökande bolag. 
Relaxavdelningen Stillery bedriver spaverksamhet. På avdelningen har man 
servering av mat med tillhörande bar. För närvarande bereds maten i Bistro 
Uddens kök. När hotellet kommer i drift kommer maten att beredas i 
hotellets kök. Eftersom hotellets kök blir färdig senast 13 januari 2025 finns 
skäl att använda gällande serveringstillstånd för Stillery med bolaget Hotell 
Hernö Gin AB. När hotellet har ett fungerande kök dras det stadigvarande 
serveringstillståndet tillbaka. 
På hotellet kommer det att bedrivas hotellverksamhet, konferenser samt 
restaurangverksamhet. Hotellet kommer att öppna i februari 2025. 
Restaurangen kommer att ha ett fullstort kök som kan bereda mat från 
grunden, det kommer även finnas ett varmhållningskök för konferenser. 
Menyn uppfyller alkohollagens krav om tillräcklig variation. Köket uppfyller 
alkohollagens krav om utrustning och funktionalitet. 
Kontroll av företagets företrädare och bolag har gjorts via 
kreditupplysningsföretaget SYNA samt remiss till Skatteverket. Bokslut för 
räkenskapsåret 2022-2023 har granskats. Finansieringsplan är inlämnad och 
granskad. Den ekonomiska utredningen visar inte på några avvikelser på 
bolag eller företrädare. 
Kunskapsprov har skrivits med godkänt resultat. 
Bolaget har ansökt om serveringstid mellan 11.00 till 02.00 på plan 1 och 
plan 2 på hotellet. Bolaget har ansökt om serveringstid mellan 11.00 till 
01.00 vid relaxavdelningen Stillery. 
I yttrande från Polismyndigheten finns inget att erinra på bolag eller bolagets 
företrädare.  
I samhällsförvaltningens yttrande står att bolaget ännu inte är registrerad som 
livsmedelsföretag. En registrering ska göras minst två veckor innan start. Om 
verksamheten skulle orsaka störningen eller olägenhet för grannar eller om 
livsmedelslagstiftningen inte följs kan Samhällsnämnden vidta åtgärder för 
att förhindra olägenhet för människans hälsa eller att osäkra livsmedel släpps 
ut. 
I yttrande från Räddningstjänsten skriver de att tilltänkt brandskydd för 
serveringsytorna är lämplig för ansökt personantal. 

Socialt perspektiv 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som gör gällande att kommunens 
invånare inte ska påverkas negativt av alkoholkonsumtion på allmänna 
platser. Härnösands kommun har riktlinjer som styr arbetet av 
alkoholrelaterade frågeställningar. 
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Ekologiskt perspektiv 
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd har ingen påverkan på ekologin. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd har en ansökningsavgift. 
Denna avgift står för merparten av kostnaden för kommunen när ärendet 
handläggs.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-06 
Utredning i ärendet  
Bilaga – ritning våning 9 
Bilaga – ritning våning 1  
Bilaga – ritning stillery 2  
Bilaga – ritning stillery 1  
 
Beslutet är fattat med stöd av 8 kap 2§ första stycket alkohollagen 
(2010:1622)      
______  
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§ 166 Dnr 2024-000148 1.1.3.1 

Nya produkter och mindre prisjusteringar - Hälledals 
sport- och simhall 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta förslaget till nya produkter och prisjusteringar gällande Hälledals 
sport- och simhall.      

Bakgrund 
Fritidsavdelningen på samhällsförvaltningen vill utöka möjligheterna för 
allmänheten att träna på gymmet i Hälledals Sport- och simhall. I och med 
införandet av Actors system med träningsband tidigt 2024, har det 
möjliggjorts att man kan ha tillgång till anläggningens gym även när den inte 
är bemannad. Förslaget på de nya prissättningarna samt de nya produkterna 
finns tydligt beskrivna i bilaga 1. 
Socialt perspektiv 
Förslaget kan möjligen ha viss påverkan på det sociala perspektivet, då 
människor kan ha en gemensam träffpunkt. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget har en liten påverkan på det ekonomiska perspektivet.        
Förslaget har ingen påverkan på det juridiska perspektivet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-11      
______  
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§ 167 Dnr 2024-000037 3.6.8.0 

E-förslag - Skoterleder på Härnön 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att avslå e-förslaget och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
I ett e-förslag skapat den 7 februari 2024, önskar förslagsställaren att 
kommunen satsa på att dra skoterleder på Härnön. Detta eftersom, enligt 
förslagsställaren det skulle få flera positiva effekter. Bland annat att 
naturområden skulle bli mera tillgängliga vintertid, skötsel av befintliga 
anläggningar skulle underlättas samt det skulle göra Härnösand till en större 
vinterstad.  
Skotertrafiken kring Härnösand tätort är tidigare reglerad i ett 
förbudsområde som omfattade stora delar av Härnön. Anledningen till 
regleringen var till största del av hänsyn till det rörliga friluftslivet. På 
Härnön finns även Smitingens naturreservat och skjutfälten där skotertrafik 
inte är tillåten. Om det äldre förbudsområdet fortfarande ska respekteras och 
så länge Smitingens naturreservat och skjutfälten är aktuella blir det en 
mycket begränsad del som är tillgänglig för skotertrafik.  
Nyttotrafik för skötsel av skidspår, andra friluftsanläggningar som 
promenadstråk, vindskydd mm samt markägarnas nyttotrafik för brukande 
och skötsel av sina fastigheter har varit undantagna i förbudet och ska 
självklart fortsätta vara det.  
Skoterleder på Härnön kommer mest troligt att ha en mycket kort period som 
de går att nyttja varje vinter. Snötillgången är i normalfallet mycket 
begränsad och perioder med heltäckande snötäcke som lämpar sig för 
skotertrafik är korta. Snötillgången blir mycket större i områden där de flesta 
skoterleder finns idag.   

Socialt perspektiv 

Om e-förslagets intentioner genomförs kan det bli en positiv upplevelse för 
delar av besökare i aktuella områden under vintertid då tillgängligheten 
kanske ökar något. Upplevelsen av skotertrafik i naturområden där det inte 
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förekommer idag kan bli negativ för delar av besökarna då skotertrafik kan 
upplevas störande. 

Samtliga skoterleder inom Härnösands kommun sköts idag med ideella 
krafter genom främst Härnösands samt Högsjö Skoterklubbar och 
skotersektionen inom Viksjö IF. 

Ekologiskt perspektiv 
Skoterleder på Härön skulle leda till trafik i områden där det inte 
förekommer idag. Det ger en ökad störning i områden som är ostörda av 
trafik idag. Vilken påverkan det kan leda till i ett längre perspektiv är svårt 
att säga men det som är tydligt kring många befintliga skoterleder är en 
tydlig påverkan på markskiktet, det blir tydliga spår i marken även om 
trafiken sker på snö. Stora delar av Härnön har tunt jordtäcke och flyktiga 
jordarter vilket i sig kan leda till att skoterleder är olämpligt då det finns stor 
risk för negativ påverkan på markskikt.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Om e-förslagets intentioner genomförs och nya skoterleder uppförs blir det 
mest troligt betydande kostnader för nyanläggandet och en kostnad för 
framtida drift och underhåll oavsett om det genomförs med ideella krafter 
eller via kommunens organisation.  
Eftersom det inte finns skoterleder på Härnön idag så blir nya skoterleder i 
området en satellit jämfört med befintliga leder. Området är tydligt 
geografiskt skiljt från dessa. Härnösands skoterklubb har alla leder på V om 
Byåker/Älandsbro mot Öje-Gussjö-Själandssjön. Ett nytt område skulle 
kräva mycket resurser från klubben. Ett kommunalt ansvar för skoterleder på 
Härnön skulle även det kräva resurser som i dagsläget inte finns, varken 
budgetmässigt eller personalmässigt.  
Att i dagsläget uppskatta eventuella investerings och driftkostnader är 
mycket svårt.  
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Karta på äldre förbudsområde      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-14 
E-förslag nr 221      
______  
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§ 168 Dnr 2024-000102 3.6.7.0 

E-förslag - Utveckla Smitingens beachhandbollsplan 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget inte genomförs, och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.       

Bakgrund 
I ett e-förslag skapat 2024-07-31 vill förslagsställaren att Smitingens 
havsbad skall utvecklas vad gäller möjligheterna till att spela beachhandboll. 
Detta skulle då ske via en trestegsraket som ser ut enligt följande; 
Steg 1: Sätta upp fångstnät på den idag befintliga beachhandbollsplanen. 
Steg 2: Iordningställa ytterligare en beachhandbollsplan med fångstnät. 
Steg 3: Iordningställa ytterligare planer för att kunna möjliggöra 
cuparrangemang. Här skulle man ha permanenta sittplatser. 
I dagsläget har Smitingen åtta stycken permanenta beachvolleybollplaner 
samt en permanent beachhandbollsplan. Att i det läget ytterligare minska 
strandens yta för vanliga besökare som barnfamiljer och andra som inte har 
dessa idrottsintressen, anser förvaltningen inte vara försvarbart. Det är redan 
idag så att stora delar av stranden inte är möjliga att lägga ut en filt på. 
Dessutom tillkommer Hutopias tjänstekoncession vad gäller att driva 
camping med tillhörande servicebyggnader, som en parameter att ta hänsyn 
till. 

Socialt perspektiv 
Att kunna träffas och umgås med andra behöver inte hämmas i och med att 
man inte anlägger fler planer. 

Ekologiskt perspektiv 
Då Smitingen idag är ett naturreservat, skall så klart ekologiska hänsyn tas 
till denna önskade utökning av planer för bollsporter. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett för kommunen redan ansträngt ekonomiskt läge, är det inte försvarbart 
att anlägga fler planer. Detta speciellt efter det att vi inom fritid i närtid både 
anlagt Myrans IP, samt till sommaren 2025 färdigställt Härnösand kommuns 
första egentliga sporthall i kommunal regi.      
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-05 
E-förslag nr 246     
______  
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§ 169 Dnr 2024-000111 1.1.1.1 

Motion - Främja självhushållning i Härnösand 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta yttrandet gällande motion Främja självhushållning i Härnösand som 
sitt eget, och  
att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidareberedning.      

Bakgrund 
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelseförvaltningen önskar utifrån denna att samhällsnämnden 
yttrar sig över de delar i motionen som rör nämndens ansvarsområden. 
Nämnden ska alltså inte ta ställning till motionen i sin helhet, utan endast de 
delar som är aktuella för samhällsnämnden. Svar ska lämnas senast 23 
november 2024. 
Johan Wester, Centerpartiet, anser att det går att göra mer för ökad 
självhushållning och biologisk mångfald i Härnösand och föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta: 

- Att slopa avgiften för anmälan för kompostering av avfall. 
- Att beakta möjligheter till livsmedelsproducerande odling och 

djurhållning i stadsplanering för bostäder och övrig exploatering. 
- Att utreda hur kommunen ska utreda hur kommunen kan främja 

självhushållning avseende matproducerande djur, så som höns. 
- Att utreda hur kommunen kan främja att fler odlar mer för ökad 

självhushållning i Härnösand.  
Samhällsförvaltningen anser att avgiften för anmälan för kompostering av 
avfall ska behållas. Förvaltningen anser också att det i detaljplaneprocessen 
beaktas att det ska finnas en grönyta, däremot går det inte att bestämma vad 
markägaren använder det området till. Gällande självhushållning avseende 
matproducerande djur har redan ett beslut antagits för att främja förenkling 
av hönshållning inom detaljplanelagt område. Tätorten har idag två 
kolonilottsområden för egen odling. I förvaltningens förslag till yttrande i 
bilaga 1 finns utförligare resonemang och argument. 

Socialt perspektiv 
Förslaget bedöms inte påverka perspektivet. 
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Ekologiskt perspektiv 
Självhushållning gällande odling och matproducerande djur är positivt 
utifrån ett miljöperspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget att behålla avgiften innebär att det inte påverkar kommunens 
budget, däremot påverkar det de enskilda som anmäler att de vill kompostera 
matavfall.  
Förslaget är framtaget med avfallsförordningen och Härnösands kommuns 
lokala avfallsföreskrifter som grund.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-13 
Bilaga 1 Yttrande gällande motion - Främja självhushållning i 
Härnösand      
______  
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§ 170 Dnr 2024-000150 1.1.3.1 

Förslag till nyckelaktiviteter 2025   

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta följande nyckelaktiviteter för 2025: 

• Engagera barn och unga till att röra på sig mer, 
• Arbeta för en jämlik könsfördelning vad gäller besökare på våra 

fritids- och idrottsanläggningar, 
• Företag och handlare har god vetskap om samhällsnämndens 

planering och satsningar i kommunen, 
• Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö, 
• Hållbara måltider, 
• En arbetsmiljö fri från diskriminering,  
• Säkra och trygga miljöer,  
• Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på kort 

och lång sikt, och  
• Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.      

Protokollsanteckning 
Följande protokollsanteckning godkänns av ordförande och lämnas in av 
Charlotte Höglund Bystedt (SD): 
Samhällsnämnden har under lång tid uppmärksammat att kostnaderna för 
kosten är hög och ökar stadigt. Samtidigt uppmuntrar vi kostenheten att öka 
inköpen och användandet av Ekologiska och kravmärkta varor som generellt 
sett är mycket dyrare än icke Kravmärkta och Eko-märkta alternativ. Det 
sänder dubbla signaler och bidrar till ökade kostnader i ett läge då 
kommunen försöker dra ner på sina kostnader. Vi Sverigedemokrater anser 
att det är fel sätt att jobba och att vi måste vara tydligare och mer 
konsekvent i vår kommunikation. 
 
Charlotte Höglund Bystedt 
Sverigedemokraterna Härnösand      

Bakgrund 
Målprogrammets utformning i korthet: 
- Målprogrammet tar utgångspunkt i de globala målen med Agenda 2030 för 
förändring mot ett hållbart samhälle.  
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- Visionen ”Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla” har sin 
grund i arbetet för Agenda 2030 och visar riktningen för vårt gemensamma 
arbete.  
- Sex lokala inriktningar definierar ett önskvärt framtida tillstånd som 
organisationen ska bidra till. Inriktningarna utgör tillsammans med 
reglemente och lagstiftning grund för nämndernas styrning.  
- Kommunens nämnder och helägda bolag omsätter innehållet i 
inriktningarna till jämställdhetsintegrerade mål för den egna verksamheten 
samt beslutar om indikatorer som beskriver utvecklingen inom valda delar av 
arbetet.  
- Arbetet för att uppnå de satta målen bedrivs med god hushållning av 
resurser och inom beslutad budgetram. 
- Med målprogrammet som ramverk för styrning och planering skapar 
kommunens nämnder och helägda bolag tillsammans en socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar välfärd 
Formen för målprogrammet inkluderar de helägda bolagen och en 
förflyttning görs mot ett ökat inslag av tillit och ett ökat handlingsutrymme 
för nämnder att formulera mål för verksamheten.  
 
Förändringar från 2024 till 2025: 
Till målet, Vi skapar förutsättningar för ett jämlikt, starkt och inkluderade 
föreningsliv i alla kommundelar, föreslår förvaltningen en ny 
nyckelaktivitet: Engagera barn och unga till att röra på sig mer. 
Förvaltningen förslår att följande nyckelaktiviteter avslutas: Stärka 
föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning, genomföra 
fritidsgårdsaktiviteter utanför staden med privata/föreningsinitiativ. 
 
Till målet, Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar 
plats för alla, föreslår förvaltningen en ny nyckelaktivitet: Arbeta för en 
jämlik könsfördelning vad gäller besökare på våra fritids- och 
idrottsanläggningar. Förvaltningen förslår att följande nyckelaktiviteter 
avslutas: Stärka föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning, 
genomföra fritidsgårdsaktiviteter utanför staden med 
privata/föreningsinitiativ. 
 
Till målet, Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott 
företagsklimat, föreslår förvaltningen att följande nyckelaktiviteten avslutas: 
Tillsammans för Härnösand. Prioritera deltagande i de aktiviteter som 
programmet tar fram. Förvaltningen föreslår att följande nyckelaktivitet är 
kvar: Företag och handlare har god vetskap om samhällsnämndens planering 
och satsningar i kommunen.   
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Till målet, Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt 
samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald, föreslår 
förvaltningen att följande nyckelaktivitet avslutas: Minska matsvinn enligt 
plan till Agenda 2023. Förvaltningen föreslår att följande aktivitet är kvar: 
öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö. Förvaltningen föreslår en ny 
aktivitet: Hållbara måltider. 
 
Till målet, I Härnösand har kvinnor, män, flickor och pojkar, samma makt att 
forma samhället och sina egna liv, föreslår förvaltningen två nya 
nyckelaktiviteter: En arbetsmiljö fri från diskriminering samt Säkra och 
trygga miljöer. 
Till målet, Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande 
arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, 
och god kompetens för sitt uppdrag föreslår förvaltningen att båda 
nyckelaktiviteterna är kvar: Förvaltningen arbetar strategiskt med 
kompetensförsörjning på kort och lång sikt samt Förvaltningen jobbar för att 
vara en hälsofrämjande arbetsplats.  
 
Till målet, Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete 
och fritid, föreslår förvaltningen nyckelaktiviteten; Förvaltningen jobbar för 
att vara en hälsofrämjande arbetsplats.  
 
Socialt perspektiv 
Nyckelaktiviteter som bidrar till måluppfyllelse och förflyttningar i de 
inriktningar som beslutats kan påverka det sociala perspektivet positivt. 

Ekologiskt perspektiv 
Nyckelaktiviteter som bidrar till måluppfyllelse och förflyttningar i de 
inriktningar som beslutats kan påverka det ekologiska perspektivet positivt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Nyckelaktiviteter som bidrar till måluppfyllelse och förflyttningar i de 
inriktningar som beslutats kan påverka det ekonomiska perspektivet positivt.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-12 
Bilaga 1, förslag på nyckelaktiviteter 2025      
______  
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§ 171 Dnr 2024-000057 1.1.1.2 

Granskning av kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta yttrandet som sitt eget, och 
att översända svaret till revisionen.      

Bakgrund 
KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått uppdraget att översiktligt 
granska kommunens arbete med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunens arbete kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling är 
tillfredställande. KPMG:s samlade bedömning är att kommunens arbete 
kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling delvis är 
tillfredställande. 
Revisionen rekommenderar samhällsnämnden: 
-Säkerställa en systematisk uppföljning av processen för 
kompetensförsörjning genom mer utförlig dokumentation samt regelbunden 
återrapportering till nämnd. 
Samhällsnämnden tar till sig revisionens rekommendationer och kommer att 
tillsammans med övriga nämnder fortsätta utveckla arbetet med 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  

Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-09 
Revisionsrapport ”Granskning av kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling”       
______  
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§ 172 Dnr 2024-000155 1.1.3.1 

Sammanträdestider 2025   

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta förslag till sammanträdestider 2025 för samhällsnämnden 

Bakgrund 
För att säkerställa effektiv ärendehantering och möjliggöra ändamålsenlig 
mötesplanering har en sammanträdesplan för samhällsnämndens kommande 
möten under 2024 tagits fram. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen social påverkan.  

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon påverkan på miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon ekonomisk eller juridisk anknytning 

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-20 
Förslag till sammanträdestider 2025 
______  
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§ 173 Dnr 2024-000107 1.1.3.1 

Delårsrapport 2024, insatser för budget i balans 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att återrapportera insatser 2024 för en budget i balans 2025 till 
kommunfullmäktige.      

Protokollsanteckning 
Nämnden noterar att kommunfullmäktige även uppdrar till samhällsnämnden 
att vidta nödvändiga åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter för 
att förbättra resultatet 2024. Nämnden vill därför understryka att vi 
bibehåller stor ekonomisk restriktivitet även under återstoden av året.      

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2024-10-21 i samband 
med beslutet om Delårsrapport 2024 ”att nämndernas beslut och bedömning 
av insatser för en budget i balans 2025 skriftligt ska återrapporteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde senast i november 2024”. Nedan följer 
samhällsförvaltningens bedömning inför 2025. 
Samhällsnämndens resultat under jan - sep 2024 har ackumulerat legat på 
budget med periodiska avvikelser i storleksordningen ±1,8 mnkr. Resultatet 
per sista oktober visar +2,2 mnkr. Prognosen efter delårsbokslutet visar ett 
förväntat resultat om +0,2 mnkr, bedömningen är trots den positiva 
budgetavvikelsen per oktober att resultatet vid årets slut mer kommer 
överensstämma med det prognosticerade resultatet.  
Samhällsnämndens verksamhet har inte en jämn kostnadsfördelning över 
året utan kostnaderna brukar öka årets sista månader. Detta bland annat på 
grund av ökade kostnader för el-, vatten- och uppvärmningskostnader under 
årets sista månader. Kostnaderna för vinterväghållning har de senaste åren 
varit högre än normalt under de sista månaderna. Risken att mycket snö 
faller i slutet av året bör också det vara skäl till en viss försiktighet sett till 
resultatet för oktober. 
Samhällsnämndens kostnader, precis som fler nämnder, består till stor del av 
personalkostnader. Trots ett högre PO-påslag och en högre löneökning vid 
årets löneöversyn än förväntat när budgeten beslutades, så har förvaltningen 
genom återhållsamhet vid framför allt nyanställningar sett till att bidra med 
ett överskott på personalsidan. Detta bortsett från den 
entreprenadverksamhet mot HEMAB om inte ursprungligen fanns i budget 
2024 och som har inneburit ett flertal nyanställningar.  
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Samhällsnämndens kostnader för avskrivningar har varit betydligt lägre 
under 2024 är beräknat. Budgettilldelningen för avskrivningar beräknas 
utifrån den 10-åriga investeringsplanen. Resultatet i slutet av oktober ligger 
på +5,6 mnkr mot budget. Helårsprognosen förespår att avskrivningarna 
kommer att ligga på +6,3 mnkr vid årets slut.  
Den stora positiva budgetavvikelsen beror på en förskjutning av större 
projekt som ursprungligen beräknades vara färdigställda tidigare och 
resultera i avskrivningar 2024 samt en förändring i hur kommunen skriver av 
projekteringskostnader. Inför 2025 så är 10-åriga investeringsplanen 
uppdaterad utifrån de nya förutsättningarna, något som också syns i den 
preliminära budgetramen för 2025. Ett liknande överskott på avskrivningar 
2025 kommer inte ske då budgeten anpassats utifrån den förskjutningen av 
projekten och avskrivningarna har justerats ned. 
Samhällsförvaltningen presenterar en budget i balans för 2025 för 
samhällsnämnden i VP på decembermötet. Kvarstår är att anpassa 
verksamheternas kostym till de besparingsåtgärder som lades fram enligt 
planeringsförutsättningarna. Ett arbete som just nu pågår aktivt i 
ledningsgruppen på förvaltningen.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-13      
______  
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§ 174 Dnr 2024-000159 1.1.3.1 

Budgetuppföljning oktober 2024   

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Samhällsnämnden har en nollbudget för 2024. Resultatet för perioden januari 
- oktober är +2,2 mnkr mot budget och årsprognosen visar +0,2 mnkr mot 
budget för 2024. Investeringsvolymen för perioden är 100,9 mnkr mot en 
årsbudget på 115 mnkr. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-14 
Presentation SAM budgetuppföljning 202410.pptx      
______  
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§ 175 Dnr 2023-000025 1.1.3.1 

Uppdragsuppföljning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att klarmarkera och avsluta uppdraget att införa spåravgift för skidspår, 
att klarmarkera och avsluta uppdraget Pendlarparkering i Hälledal,  
att återrapporteringen av utredningen gällande Parkeringar på Skeppsbron, 
flyttas fram till sammanträdet i december, och  
att lägga informationen om pågående uppdrag till handlingarna.  

Bakgrund 
Samhällsnämnden har upprättat en uppdragslista på de uppdrag som tilldelas 
samhällsförvaltningen. Uppdragen ska vara utredningsuppdrag och en 
lägesrapport ska redovisas vid varje nämndssammanträde  
De pågående uppdragen har redovisats skriftligt inför sammanträdet. 
Samhällsnämnden fick på sammanträdet den 24e oktober, en föredragning av 
utredningen kring att införa spåravgift för skidspåren på Bondsjöhöjdens IP, 
Höslätten och Vårdkasen. Sanhällsnämnden beslutade: 
att införa spåravgifter för skidspåren på Bondsjöhöjdens IP och vårdkasens 
elljusspår,  
att spåravgiften fastställs till 400 kr för ett säsongskort för personer mellan 
19-64 år och 200 kr för ett säsongskort för 65+,  
att spåravgiften för ett dagkort fastställs till 50 kr/dag för vuxna oavsett 
ålder, och  
att spåravgiften gäller gemensamt för både skidspåren på Bondsjöhöjdens IP 
och för Vårdkasens eljusspår.  
Därav föreslås detta uppdrag klarmarkeras samt avslutas i uppdragslistan.  
 
Vid samma sammanträde som anges ovan fattade samhällsnämnden beslut 
om att uppdra till förvaltningschef att tillskapa en pendlarparkering i 
Hälledal. Därför föreslås även detta uppdrag att avslutas och klarmarkeras i 
uppdragslistan.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-28 
Uppdragslista 2023-2026 (november)      
______  
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§ 176 Dnr 2024-000025 1.1.3.1 

Delegationsbeslut 2024 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att följande delegationsbeslut kommer att granskas på nästa sammanträde: 

• SAM-2024-2368, total befrielse från skyldighet att lämna 
hushållsavfall till kommunen 

• SAM-2024-2613, förstärkning av strandlinjen vid hamnen 

• SAM-2024-2614, miljösanktionsavgift 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna 
inför dagens möte. Handläggarna redogör för delegationsbesluten som 
nämnden valt ut för granskning: 

• SAM-2024-1326, Klagomål över ventilation       

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2024-10-16-2024-11-14 
SAM-2024-2614-3227 Sanktionsavgift      
______  
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§ 177 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Beslut-2022000415-KS-§ 121 
Beslut-2024000172-ARN-§ 100 
Beslut-2024000174-ARN-§ 101 
E-post, Grundläggande granskning – Enkät 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands 
kommun 
SAM-2024-2147.3152.23  
VB_Svar angående synpunkter på bygglovsansökan      
______  
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§ 178 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande: 

• Resultatet av medarbetarenkäten 2024 

• Arbetsmiljö på förvaltningen     
______  
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§ 179 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Ordförande Helena Elfvendal (MP) informerar om följande: 

• Skolmatsturné för att äta mat och ha dialog med eleverna  

• Möte med namnberedningen gällande namn på nya sporthallen  

• Lösning på lokal för gymnastiken utreds 

• Svar på skrivelse gällande bygglovsärende 

• Framflyttat ärende gällande parkeringar på Skeppsbron      
______  
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§ 180 Dnr 42569  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga övriga rapporter till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Beslut-2024-000420-KS.§ 168      
______  
 




